29/10/2020 RE: PE 94/2020 - Rubens Ferraz de Araujo

RE: PE 94/2020

Ana Paula da Silva Correia Martins <ana.c@trf2 jus.br>

qui 29/10/2020 17:20

para:Rubens Ferraz de Araljo <rubens@trf2 jus.br>; disau@trf2 jus.br <disau@trf2.jus.br>;

Prezado Rubens,

Referente ao Pregdo Eletrénico 094/2020, o valor previsto no modelo de planilha de formacgdo de pregos para

oitem 1 (RS 246,90) corresponde ao valor mensal. Esse valor independe da quantidade de residuo a ser

coletado.
Atenciosamente,

Ana Paula da Silva Correia Martins
Técnico Judiciario/Enfermagem
Matricula: 11982

SGP/DISAU

De: Rubens Ferraz de Araujo <rubens@trf2.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 29 de outubro de 2020 16:58
Para: disau@trf2.jus.br

Assunto: ENC: PE 94/2020

Prezados,

Referente ao EOF-2020/153, encaminho pedido de esclarecimento para manifestacdo.

Rubens Ferraz

Pregoeiro Substituto
Coordenadoria de Licitacao
Tel: 21- 2282 8020

De: Francisco Luis Duarte

Enviado: quinta-feira, 29 de outubro de 2020 16:51
Para: Rubens Ferraz de Araujo

Assunto: ENC: PE 94/2020

De: Servioeste - Juridico <licitacao@servioeste.com.br>
Enviado: quinta-feira, 29 de outubro de 2020 16:26
Para: Comissao Permamente de Licitagao

Cc: Priscila Tavela; Greice; 'Katriny'

Assunto: PE 94/2020

https://correioweb.jfrj.jus.br/owa/#viewmodel=ReadMessageltem&ltemID=AAMKADU2ZWEOQ0ZDgzLTFIOWUINGU1Yi04YzIzZLWMzYjJjYWNhMDFI...
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29/10/2020 RE: PE 94/2020 - Rubens Ferraz de Araujo

Boa tarde, prezados!

Referente ao Pregao Eletrénico 094/2020, gostaria apenas de confirmar se o valor previsto no
modelo de planilha de formacao de precos, item 1 — R$ 246,90, corresponde ao valor mensal,
independente da quantidade de residuo a ser coletado?

Qualquer duvida estou a disposicao.

Atenciosamente,

Monalisa de Witt Ardenghy

Departamenta Juridico 1
(449) 3361-9696 1 GG  Barra do Pirai/RJ
;i (24) 4009-2501
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29/10/2020 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1114040&Texto=T&prgCod=883363
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Esclarecimento 29/10/2020 17:31:10
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 94/20 QUESTIONAMENTO 1 ) Referente ao Pregdo Eletronico 094/2020, gostaria apenas

de confirmar se o valor previsto no modelo de planilha de formagdo de pregos, item 1 - R$ 246,90, corresponde ao valor
mensal, independente da quantidade de residuo a ser coletado?

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1114040&Texto=T&prgCod=883363 11



29/10/2020 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1114040&Texto=R&prgCod=883363
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Resposta 29/10/2020 17:31:10
RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 94/20 RESPOSTA 1) Referente ao Pregdo Eletrénico 094/2020, o valor previsto

no modelo de planilha de formagao de precos para o item 1 (R$ 246,90) corresponde ao valor mensal. Esse valor independe
da quantidade de residuo a ser coletado. Ass. Rubens Ferraz — Pregoeiro Substituto

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1114040&Texto=R&prgCod=883363 11



